
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU 7. SINIF 3. DENEME 31 214 225 8128

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,84 5 4 3,61 5 4 4,10 4 4 2,98 7 8 4,02 10 8 7,07 40 37 27,62 284,100

Okul Ortalaması 7 9 4,38 5 3 3,97 5 4 3,55 4 3 3,12 5 6 2,98 10 6 8,41 37 32 26,41 279,190

KATILIMLAR

1 7 TA KE 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 5 9,33 20 0 20,00 72 14 67,33 420,497 1 1 14 14 577
% 7,10

2 56 DE TO 7A 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 5 9,33 18 2 17,33 70 16 64,66 400,464 2 2 18 18 839
% 10

3 8 YU ER 7A 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 14 6 12,00 17 3 16,00 68 21 61,00 396,488 3 3 22 22 881
% 11

4 80 Hİ TU 7B 12 4 10,67 7 2 6,33 8 1 7,67 2 3 1,00 5 4 3,67 18 0 18,00 52 14 47,34 353,860 1 4 36 36 1595
% 20

5 104 ŞA KA 7A 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 11 6 9,00 14 5 12,33 58 28 48,66 351,658 4 5 37 37 1638
% 20

6 41 AH SÖ 7B 10 6 8,00 6 1 5,67 7 2 6,33 7 2 6,33 8 4 6,67 16 4 14,67 54 19 47,67 348,424 2 6 41 41 1721
% 21

7 99 RÜ ŞA 7A 11 8 8,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 7 5,67 13 5 11,33 53 29 43,34 332,156 5 7 54 55 2111
% 26

8 0 ME ŞA 7A 11 7 8,67 6 2 5,33 6 3 5,00 6 1 5,67 8 4 6,67 12 4 10,67 49 21 42,01 331,581 6 8 55 56 2120
% 26

9 172 RÜ ŞE 7B 12 7 9,67 6 4 4,67 5 4 3,67 8 1 7,67 10 4 8,67 8 9 5,00 49 29 39,35 322,395 3 9 63 64 2372
% 29

10 6 RE AK 7B 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 4 2,67 17 3 16,00 40 38 27,34 293,471 4 10 85 87 3229
% 40

11 109 YU KA 7B 7 12 3,00 7 2 6,33 5 2 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 4 8,67 42 27 32,99 288,152 5 11 87 90 3391
% 42

12 86 ME CA 7B 6 14 1,33 2 4 0,67 3 4 1,67 5 3 4,00 6 4 4,67 14 3 13,00 36 32 25,34 284,589 6 12 90 93 3517
% 43

13 1 AR UY 7A 9 9 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 9 3,00 9 10 5,67 43 39 30,00 283,591 7 13 91 94 3560
% 44

14 116 AY YI 7B 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 2 -0,67 16 4 14,67 37 35 25,33 282,911 7 14 93 96 3586
% 44

15 54 ÇI GÜ 7A 6 12 2,00 6 3 5,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 13 -0,33 14 3 13,00 43 38 30,33 279,792 8 15 97 100 3693
% 45

16 70 EY GÜ 7B 7 8 4,33 6 2 5,33 7 1 6,67 0 1 -0,33 2 0 2,00 7 1 6,67 29 13 24,67 270,449 8 16 106 109 4025
% 50

17 112 ZE ÇA 7A 10 9 7,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 8 0,33 9 6 7,00 36 39 22,99 267,617 9 17 109 112 4145
% 51

18 4 ME B 7B 6 11 2,33 4 6 2,00 4 5 2,33 3 5 1,33 6 11 2,33 12 6 10,00 35 44 20,32 265,654 9 18 112 115 4231
% 52

19 113 ZE KE 7B 5 12 1,00 8 2 7,33 4 3 3,00 4 3 3,00 4 7 1,67 9 3 8,00 34 30 24,00 262,295 10 19 118 121 4355
% 54

20 59 EM OS 7A 9 11 5,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 15 0,00 6 14 1,33 39 51 22,00 249,716 10 20 129 133 4873
% 60

21 89 MU GE 7A 5 5 3,33 2 2 1,33 6 2 5,33 6 4 4,67 19 13 14,66 240,466 11 21 137 145 5260
% 65

22 76 HA TO 7A 4 8 1,33 6 4 4,67 6 3 5,00 0 5 -1,67 1 2 0,33 8 7 5,67 25 29 15,33 240,292 12 22 138 146 5270
% 65

23 103 SÜ AÇ 7A 3 4 1,67 2 2 1,33 1 4 -0,33 9 5 7,33 15 15 10,00 233,691 13 23 144 153 5586
% 69

24 9 KU AY 7B 4 11 0,33 3 6 1,00 3 6 1,00 3 5 1,33 2 9 -1,00 10 9 7,00 25 46 9,66 226,174 11 24 153 162 5934
% 73

25 52 CA GÜ 7B 3 11 -0,67 3 4 1,67 2 7 -0,33 3 3 2,00 4 5 2,33 5 6 3,00 20 36 8,00 221,697 12 25 157 166 6135
% 75

26 0 SE EK 7B 4 12 0,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 1 3 0,00 6 11 2,33 5 12 1,00 20 49 3,67 211,953 13 26 170 179 6620
% 81

27 57 EC İŞ 7B 3 14 -1,67 1 5 -0,67 4 5 2,33 5 3 4,00 3 11 -0,67 7 9 4,00 23 47 7,32 211,457 14 27 171 180 6637
% 82

28 42 AL OV 7A 2 2 1,33 1 1 0,67 3 2 2,33 0 1 -0,33 0 1 -0,33 2 2 1,33 8 9 5,00 210,623 14 28 172 181 6685
% 82

29 3 MÜK  REM ÇALI 7A 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,67 191,932 15 29 195 205 7534
% 93

30 55 DE ÖZ 7B 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 11 1,33 4 16 -1,33 20 66 -1,99 191,435 15 30 196 206 7556
% 93

31 105 Tİ DU 7A 3 13 -1,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 5 1,33 0 2 -0,67 4 16 -1,33 17 49 0,67 189,341 16 31 204 215 7621
% 94
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU 7. SINIF 3. DENEME 31 214 225 8128

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,84 5 4 3,61 5 4 4,10 4 4 2,98 7 8 4,02 10 8 7,07 40 37 27,62 284,100

Okul Ortalaması 7 9 4,38 5 3 3,97 5 4 3,55 4 3 3,12 5 6 2,98 10 6 8,41 37 32 26,41 279,190

KATILIMLAR
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU 7. SINIF 3. DENEME 31 214 225 8128

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,84 5 4 3,61 5 4 4,10 4 4 2,98 7 8 4,02 10 8 7,07 40 37 27,62 284,100

Okul Ortalaması 7 9 4,38 5 3 3,97 5 4 3,55 4 3 3,12 5 6 2,98 10 6 8,41 37 32 26,41 279,190

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 7 TA KE 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 5 9,33 20 0 20,00 72 14 67,33 420,497 1 1 14 14 577
% 7,10

2 56 DE TO 7A 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 5 9,33 18 2 17,33 70 16 64,66 400,464 2 2 18 18 839
% 10

3 8 YU ER 7A 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 14 6 12,00 17 3 16,00 68 21 61,00 396,488 3 3 22 22 881
% 11

4 104 ŞA KA 7A 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 11 6 9,00 14 5 12,33 58 28 48,66 351,658 4 5 37 37 1638
% 20

5 99 RÜ ŞA 7A 11 8 8,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 7 5,67 13 5 11,33 53 29 43,34 332,156 5 7 54 55 2111
% 26

6 0 ME ŞA 7A 11 7 8,67 6 2 5,33 6 3 5,00 6 1 5,67 8 4 6,67 12 4 10,67 49 21 42,01 331,581 6 8 55 56 2120
% 26

7 1 AR UY 7A 9 9 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 9 3,00 9 10 5,67 43 39 30,00 283,591 7 13 91 94 3560
% 44

8 54 ÇI GÜ 7A 6 12 2,00 6 3 5,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 13 -0,33 14 3 13,00 43 38 30,33 279,792 8 15 97 100 3693
% 45

9 112 ZE ÇA 7A 10 9 7,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 8 0,33 9 6 7,00 36 39 22,99 267,617 9 17 109 112 4145
% 51

10 59 EM OS 7A 9 11 5,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 15 0,00 6 14 1,33 39 51 22,00 249,716 10 20 129 133 4873
% 60

11 89 MU GE 7A 5 5 3,33 2 2 1,33 6 2 5,33 6 4 4,67 19 13 14,66 240,466 11 21 137 145 5260
% 65

12 76 HA TO 7A 4 8 1,33 6 4 4,67 6 3 5,00 0 5 -1,67 1 2 0,33 8 7 5,67 25 29 15,33 240,292 12 22 138 146 5270
% 65

13 103 SÜ AÇ 7A 3 4 1,67 2 2 1,33 1 4 -0,33 9 5 7,33 15 15 10,00 233,691 13 23 144 153 5586
% 69

14 42 AL OV 7A 2 2 1,33 1 1 0,67 3 2 2,33 0 1 -0,33 0 1 -0,33 2 2 1,33 8 9 5,00 210,623 14 28 172 181 6685
% 82

15 3 MÜK  REM ÇALI 7A 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,67 191,932 15 29 195 205 7534
% 93

16 105 Tİ DU 7A 3 13 -1,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 5 1,33 0 2 -0,67 4 16 -1,33 17 49 0,67 189,341 16 31 204 215 7621
% 94
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU 7. SINIF 3. DENEME 31 214 225 8128

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,84 5 4 3,61 5 4 4,10 4 4 2,98 7 8 4,02 10 8 7,07 40 37 27,62 284,100

Okul Ortalaması 7 9 4,38 5 3 3,97 5 4 3,55 4 3 3,12 5 6 2,98 10 6 8,41 37 32 26,41 279,190

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 80 Hİ TU 7B 12 4 10,67 7 2 6,33 8 1 7,67 2 3 1,00 5 4 3,67 18 0 18,00 52 14 47,34 353,860 1 4 36 36 1595
% 20

2 41 AH SÖ 7B 10 6 8,00 6 1 5,67 7 2 6,33 7 2 6,33 8 4 6,67 16 4 14,67 54 19 47,67 348,424 2 6 41 41 1721
% 21

3 172 RÜ ŞE 7B 12 7 9,67 6 4 4,67 5 4 3,67 8 1 7,67 10 4 8,67 8 9 5,00 49 29 39,35 322,395 3 9 63 64 2372
% 29

4 6 RE AK 7B 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 4 2,67 17 3 16,00 40 38 27,34 293,471 4 10 85 87 3229
% 40

5 109 YU KA 7B 7 12 3,00 7 2 6,33 5 2 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 4 8,67 42 27 32,99 288,152 5 11 87 90 3391
% 42

6 86 ME CA 7B 6 14 1,33 2 4 0,67 3 4 1,67 5 3 4,00 6 4 4,67 14 3 13,00 36 32 25,34 284,589 6 12 90 93 3517
% 43

7 116 AY YI 7B 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 2 -0,67 16 4 14,67 37 35 25,33 282,911 7 14 93 96 3586
% 44

8 70 EY GÜ 7B 7 8 4,33 6 2 5,33 7 1 6,67 0 1 -0,33 2 0 2,00 7 1 6,67 29 13 24,67 270,449 8 16 106 109 4025
% 50

9 4 ME B 7B 6 11 2,33 4 6 2,00 4 5 2,33 3 5 1,33 6 11 2,33 12 6 10,00 35 44 20,32 265,654 9 18 112 115 4231
% 52

10 113 ZE KE 7B 5 12 1,00 8 2 7,33 4 3 3,00 4 3 3,00 4 7 1,67 9 3 8,00 34 30 24,00 262,295 10 19 118 121 4355
% 54

11 9 KU AY 7B 4 11 0,33 3 6 1,00 3 6 1,00 3 5 1,33 2 9 -1,00 10 9 7,00 25 46 9,66 226,174 11 24 153 162 5934
% 73

12 52 CA GÜ 7B 3 11 -0,67 3 4 1,67 2 7 -0,33 3 3 2,00 4 5 2,33 5 6 3,00 20 36 8,00 221,697 12 25 157 166 6135
% 75

13 0 SE EK 7B 4 12 0,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 1 3 0,00 6 11 2,33 5 12 1,00 20 49 3,67 211,953 13 26 170 179 6620
% 81

14 57 EC İŞ 7B 3 14 -1,67 1 5 -0,67 4 5 2,33 5 3 4,00 3 11 -0,67 7 9 4,00 23 47 7,32 211,457 14 27 171 180 6637
% 82

15 55 DE ÖZ 7B 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 11 1,33 4 16 -1,33 20 66 -1,99 191,435 15 30 196 206 7556
% 93
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TA KE

GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU - 7A

7. SINIF 3. DENEME

2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 7. sınıflar arasında, kurumunuzda

1. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.

1



DE TO

GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU - 7A

7. SINIF 3. DENEME

2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 7. sınıflar arasında, kurumunuzda

2. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.
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YU ER

GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU - 7A

7. SINIF 3. DENEME

2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 7. sınıflar arasında, kurumunuzda

3. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.

3



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AL OV 42 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 2 1,33 7 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 1 1 0,67 7 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 3,31 2,98 4,02

Fen 20 2 2 1,33 7 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 8 9 5,00 6 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) d      c          BB

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) B     d   

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN)   b BcCD  

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG)        b  

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT)         c           

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) c   C   b A         

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 0 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 0 0
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 0 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AR UY 1 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 6 9 3,00 15 3,31 2,98 4,02

Fen 20 9 10 5,67 28 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 43 39 30,00 33 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) Bdc cbCC DdBccCDaAcA

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) dcCABdDBDC

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) DBCabbBBAC

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) BcBdDAaCbc

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT) bb c  BBDadBCa  adCd

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) bBAbdBDcC d*ccACCCac

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇI GÜ 54 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 3,31 2,98 4,02

Fen 20 14 3 13,00 65 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 43 38 30,33 34 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) Badad CCBadcaDa adcA

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) CAbA dDBDa

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) DcdBCbcBAd

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) BDBCDAbdDA

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT) bb c dBBDadcadbb aCc

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) DBAbAdDAC BbBBACCC  

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 1 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DE TO 56 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 11 5 9,33 47 3,31 2,98 4,02

Fen 20 18 2 17,33 87 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 70 16 64,67 72 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) BdAaBdCCBDcBBDCDdAdA

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) CACABADBDC

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) DBCBCbcBAC

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) BDBCDAbCDA

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT) ACCac  BDB aCC dDBCb

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) DBACABDACABABBACbCbD

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EM OS 59 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,31 2,98 4,02

Fen 20 6 14 1,33 7 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 39 51 22,00 24 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) AcbCBDcDdcdBbAaadCcB

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) BDCCcbCdAD

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) *bbBBdCDBC

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) dbAcDBaDAC

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT) dddbdaADcBdbbcbbAabC

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) DABcCddbCabcbdaBdbbc

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 1 0
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HA TO 76 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 8 1,33 7 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 1 2 0,33 2 3,31 2,98 4,02

Fen 20 8 7 5,67 28 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 25 29 15,33 17 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) d  aabbCa   BD   Acc

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) CdCAdbcBDC

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) D CBCdcBcC

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) a  ac d  b

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT)  b a   B            

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) aacC BDcC  dBc CCC a

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 2 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 1 0
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 0 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ME ŞA 0 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 6 1 5,67 57 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 8 4 6,67 33 3,31 2,98 4,02

Fen 20 12 4 10,67 53 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 49 21 42,00 47 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) AcAdBD DCDaBdAaccC B

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) BbCCc CBA 

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) BCbcBACDc 

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) CDAB B D b

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT)   BAa d   BDC Cbc AC

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) D  BCAB CbA CCDcbdAB

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 1 1 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MU GE 89 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 5 3,33 17 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 2 2 1,33 13 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,87 3,55 4,10

Fen 20 6 4 4,67 23 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 19 13 14,67 16 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) dB b   D aBBCca     

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) Bc   cC   

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) BCAcBA D d

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sayısal (FEN) D   CAd Cbc      CAa

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 1 33
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 0 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 0 0
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 1 0 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜK  REM ÇALI 3 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,31 2,98 4,02

Fen 20 5 15 0,00 0 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) ABddBDcbdcaBadbacdcd

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) aDCabAdBcD

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) BacdacabaC

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) baccacaadC

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT) aAcdadbacdaDCabDdaca

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) cAdBCAdadadddabaddAd

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 3 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 1 0
Students will be able to report on past and present events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜ ŞA 99 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 8 7 5,67 28 3,31 2,98 4,02

Fen 20 13 5 11,33 57 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 53 29 43,33 48 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) BbdaBACCBDdBcDCaaAc 

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) dcCAdcDBDC

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) DBCBCbBBAC

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) aDBCDAddDb

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT) AC ad  BDabaCCa DB b

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) DBdCdBD C ddcBACCCDD

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 1 0
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞA KA 104 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 11 6 9,00 45 3,31 2,98 4,02

Fen 20 14 5 12,33 62 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 58 28 48,67 54 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) AaACBadDaDaBddadACBB

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) BDaCAACcdD

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) BabcBACDBC

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) dDABDBCDAb

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT) Cbad aAD dBDCD DdBAC

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) DcBBaAB CbdACCDBACAa

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜ AÇ 103 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 4 1,67 8 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 2 2 1,33 13 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 1 4 -0,33 -3 3,87 3,55 4,10

Fen 20 9 5 7,33 37 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 15 15 10,00 11 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) B  a   C       c Aab

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) Cc     Bc 

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) D d abc   

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sayısal (FEN) DcbCABcbaABABB      

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 0 0
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 1 0 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TA KE 7 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 11 5 9,33 47 3,31 2,98 4,02

Fen 20 20 0 20,00 100 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 72 14 67,33 75 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) ABACBDADCDaBbAdBACBB

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) BDCCAACBcD

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) BCbcBACcBC

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) dDABDBCDAb

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT) CbabBC DB BDC Cad AC

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) DABBCABDCDAACCDBACAB

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Tİ DU 105 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 13 -1,33 -7 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 3,31 2,98 4,02

Fen 20 4 16 -1,33 -7 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 17 49 0,67 1 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) Bad Bc dcbc  bdDdbad

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) bAdbBADaDC

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) acddabdBba

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) BD b ddacA

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT)    c         a      

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) cdcbdBcAbAdAadcabdab

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 2 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YU ER 8 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 14 6 12,00 60 3,31 2,98 4,02

Fen 20 17 3 16,00 80 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 68 21 61,00 68 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) BCAaa CCBDbBBDdaBAcA

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) CACbdADBDC

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) DBCabbBBAC

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) BDBCDACaDA

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT) ACdDdBdBDaABCCDADdCd

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) DBACABDbaABABBACCCbD

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 0 67
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZE ÇA 112 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 5,67 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,81 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,87 3,55 4,10

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,90 3,12 2,98

Matematik 20 3 8 0,33 2 3,31 2,98 4,02

Fen 20 9 6 7,00 35 8,27 8,41 7,07

Toplam: 90 36 39 23,00 26 29,83 26,40 27,62

Sözel (TÜR) ABbCB cDbDaBCAaddbaB

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) BDbdcACdba

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) aCbcaAacca

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) CDABcBCDAb

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT) a B c d  B b aCcca  

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) D acCAB CD cCbD  Ccd

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AH SÖ 41 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 8 4 6,67 33 2,62 2,98 4,02

Fen 20 16 4 14,67 73 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 54 19 47,67 53 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) Bbd cbCCaDABBD a AB 

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) CACd ADB  

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) DBCdCbBBA 

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) BDdCDACbD 

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT) db DA  BDa  CC  DB c

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) baACABDcCbBABBACCCDD

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 0 33
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AY YI 116 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 2,62 2,98 4,02

Fen 20 16 4 14,67 73 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 37 35 25,33 28 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) ddACBDAcaaaBddaBcCBc

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) BbCCAbaddD

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) dCbaaACDda

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) aDcBbcabAb

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT) ac                  

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) DABBCABDCbbACCDBdCcB

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CA GÜ 52 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 11 -0,67 -3 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 3 4 1,67 17 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 3 3 2,00 20 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 4 5 2,33 12 2,62 2,98 4,02

Fen 20 5 6 3,00 15 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 20 36 8,00 9 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR)   baaAad b BBc c dcb

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS)  c bd DBbC

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) cdCcCbc ca

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) Bb   AbbD 

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT)  a  d  c  Aa Cb DB  

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) D dC dD db  aB   Cb 

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 1 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 1 0 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DE ÖZ 55 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 5 11 1,33 7 2,62 2,98 4,02

Fen 20 4 16 -1,33 -7 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 20 66 -2,00 -2 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) BdddaAbCcDbcaadcabab

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) CcbcdcDBab

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) ccCdbbdBAb

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) cbcaacdbbA

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT) cababcc D d Cba DBdA

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) DBddbcbbadcbBacdbabD

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 1 0
Students will be able to report on past and present events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EC İŞ 57 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 14 -1,67 -8 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 1 5 -0,67 -7 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 2,62 2,98 4,02

Fen 20 7 9 4,00 20 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 23 47 7,33 8 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) BCd cAbd acdcc adddc

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) db   baaD 

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) DBCaCbaab 

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) B d DbCdDA

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT) Ab bd   Ddbc ba Dabd

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) Dc bcdDbdbBb B CCCb 

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 1 1 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EY GÜ 70 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 2 0 2,00 10 2,62 2,98 4,02

Fen 20 7 1 6,67 33 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 29 13 24,67 27 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) Bac  bCaBDbBB Ca dc 

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS)  c AdADBDC

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) DBCaC B AC

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) a         

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT)              C  D   

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) Da CA D C    B C    

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 1 0
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 1 0 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Hİ TU 80 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 5 4 3,67 18 2,62 2,98 4,02

Fen 20 18 0 18,00 90 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 52 14 47,33 53 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) dB CBD DCa BC aBcCBB

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) BDCCAdC cD

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) aCABBACDB 

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) dDbB c    

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT)  c  BC Dd BbC      b

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) DABB ABDCDA CCDBACAB

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 0 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KU AY 9 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 11 0,33 2 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 2,62 2,98 4,02

Fen 20 10 9 7,00 35 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 25 46 9,67 11 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) bacC   DCcBcd a cbac

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) Bbd AcbdAc

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) Bd acAdaBa

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) bcAB d Dcb

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT) b   a cbccd  a b  AC

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) DcBBaAa CbAbCCDabCba

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 1 33
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 3 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ME B 4 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 6 11 2,33 12 2,62 2,98 4,02

Fen 20 12 6 10,00 50 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 35 44 20,33 23 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) ca dBc cCDBaCc adCda

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) BDCabcdBbc

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) aCbBcAbDd 

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG)  DcBbddD d

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT) ddBAd d BccDC dcdBcb

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) D BBCABcCbbAbCDBbb B

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 0 33
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ME CA 86 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 2 4 0,67 7 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 6 4 4,67 23 2,62 2,98 4,02

Fen 20 14 3 13,00 65 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 36 32 25,33 28 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) aCAaadCddabBBDaaadcc

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) d CA b c d

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) ccbB bB A 

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) B B adCaDA

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT) AC cdBBaDa      D   

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) DBACABD Cbd BBAC CDc

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 0 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 0 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RE AK 6 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 4 4 2,67 13 2,62 2,98 4,02

Fen 20 17 3 16,00 80 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 40 38 27,33 30 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) cBcCBcdaCacdCAbcAdca

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) cDaCdACddb

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) BCABcAaDBd

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) abcdcBabcd

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT)   B       d a  aABbC

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) DABBCAcDCbAcCCDBACAB

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 1 0
Students will be able to report on past and present events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜ ŞE 172 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 8 1 7,67 77 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 10 4 8,67 43 2,62 2,98 4,02

Fen 20 8 9 5,00 25 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 49 29 39,33 44 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) BbA BACCBbddBDCaaAaA

Cevap Anh. B BCACBACCBDABBDCDBABA

Sözel (SOS) CdCAdcDBDd

Cevap Anh. B CACABADBDC

Sözel (DİN) DBbaCbdB C

Cevap Anh. B DBCBCABBAC

Sözel (İNG) BDBbDAC DA

Cevap Anh. B BDBCDACCDA

Sayısal (MAT) AbdD   BDB aCCa D CA

Cevap Anh. B ACCDABBBDBABCCDADBCA

Sayısal (FEN) b AC dDcacB dBbCCCba

Cevap Anh. B DBACABDACABABBACCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 0 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SE EK 0 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 1 4 -0,33 -3 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 6 11 2,33 12 2,62 2,98 4,02

Fen 20 5 12 1,00 5 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 20 49 3,67 4 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) cdbCcabDaD  bAacb d 

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) aDb bc    

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) BacadcbDcC

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) daAd      

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT) Cd b bADBdabacCDd bb

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) bcaaC BDCbd dbbcb dB

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 2 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 2 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 0 1 0
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YU KA 109 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 5 5 3,33 17 2,62 2,98 4,02

Fen 20 10 4 8,67 43 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 42 27 33,00 37 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) dBcaaDAD acBbdbcbCBa

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) Bb CdACBAD

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN) dCb BA DB 

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) bDABDdCDAC

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT) C a  C    BDCa  d db

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) D BBCABD   dC DcbC a

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 1 1 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / GÖKÇEBOĞAZ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZE KE 113 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 3,00 4,38 5,84

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,07 3,97 3,61

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 3,20 3,55 4,10

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,29 3,12 2,98

Matematik 20 4 7 1,67 8 2,62 2,98 4,02

Fen 20 9 3 8,00 40 8,56 8,41 7,07

Toplam: 90 34 30 24,00 27 22,73 26,40 27,62

Sözel (TÜR) Aacac dcaDa bba AbBB

Cevap Anh. A ABACBDADCDBBCACBACBB

Sözel (SOS) BDCCAcCcAD

Cevap Anh. A BDCCAACBAD

Sözel (DİN)  CbB AC cd

Cevap Anh. A BCABBACDBC

Sözel (İNG) aD B dC Ab

Cevap Anh. A CDABDBCDAC

Sayısal (MAT)  c bc  b  BDCa   cAb

Cevap Anh. A CABABCADBBBDCDCDABAC

Sayısal (FEN) D aBC c C AACCD  b  

Cevap Anh. A DABBCABDCDAACCDBACAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to write pieces describing wildlife. 1 1 0 100
Students will be able to report on past and present events. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 0 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
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